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Baga Aditiawan <bagaaditiawan89@gmail.com>

Fwd: LoA Jurnal Kajian limiah Vol.22 No.3 Sep 2022-Amelia
1 pesan

Dr. Amalia Syauket, S H., M S| <amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id> 11 Juli 2022 09.31
Kepada: Baga Aditiawan <bagaaditiawan89@gmail.com>

Forwarded message

Dari: Jurnal Kajlan limiah <jki@ubharajaya.ac.id>
Date: Sen, 11 Jul 2022 09.18

Subject: LoA Jumal Kajian limiah Vol.22 No.3 Sep 2022-Amelia
To: <amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id>

Sebagai info jika Bapak/Ilbu sudah mendapatkan LoA dari redaksi Jurnal Kajian limiah, maka dengan demikian artikel Bapak/Ibu
dinyatakan DITERIMA.

Mohon selanjutnya Bapak/Ibu melakukan pembayaran biaya terbit sebesar RP 500.000 ke bank BRI 042401000718302 atas nama an/

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai biaya terbit artikel Bapak/lbu pada Jurnal Kaiian Iln_liah Vol.22_ _No.3 September 2022.
Dan jika Bapak/lbu sudah melakukan pembayaran mohon kirimkan bukti pembayaran di email redaksi Jurnal Kajian
limiah jki@ubharajaya.ac.id dengan subjek Pembayaran JKI_September 2022_Nama.

Untuk proses pengiriman bukti transfer biaya terbit jumal JKI kami tunggu paling lambat 2 hari setelah informasi ini kami sampaikan.
Demikian yang dapat disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
Regards

Editor In Chief Jumal Kajian llmiah

Nb: Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Fata Nidaul Khasanah, S.Kom., M.Eng. (085647212938)
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